13/08/2020 Zimbra

Zimbra licitacao@comusa.rs.gov.br

Re: Questionamento

De : Luiz Ernani Sachser <lsachser@comusa.rs.gov.br> Qui, 13 de ago de 2020 16:08
Assunto : Re: Questionamento
Para : Licitacoes COMUSA <licitacao@comusa.rs.gov.br>

Cc : Elvis Cunha <ecunha@comusa.rs.gov.br>, Dilce Janete Soares
<dsoares@comusa.rs.gov.br>, MELQUE-Aline <aline@melquers.com.br>

Boa tarde!

Essa comprovagao € realizada através da apresentagao do Balango Patrimonial exigivel na data da abertura da
licitagdo, ou seja, de 30/04/2020 até 29/04/2021, o balango de 2019, se outro balango ainda nado foi publicado
oficialmente.

Luiz Ernani Sachser
Contador/Coordenador Financeiro
e-mail: Isachser@comusa.rs.gov.br

Av. Coronel Travassos, 287

Bairro Rondonia - Novo Hamburgo - RS
CEP 93.415-000

Tel. 051-3036-1108 Cel. 051-99939-0250
CNP3J: 09.509.569/0001-51

De: "Licitacoes COMUSA" <licitacao@comusa.rs.gov.br>

Para: "Elvis Cunha" <ecunha@comusa.rs.gov.br>, "Dilce Janete Soares" <dsoares@comusa.rs.gov.br>
Cc: "MELQUE-Aline" <aline@melquers.com.br>, "Luiz Ernani Sachser" <lsachser@comusa.rs.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 13 de agosto de 2020 15:45:09

Assunto: Re: Questionamento

Boa tarde.

Segue questionamento acerca da qualificacao econdmico-financeira exigida nas licitagGes.
Att.,

Meiriane Taise Fuchs

Setor de Licitagbes - COMUSA

licita@comusa.rs.gov.br

Fone: (51)30361121

Comusa - Servicos de Agua e Esgoto de Novo Hamburgo
CNPJ:09.509.569/0001-51

De: "MELQUE-Aline" <aline@melquers.com.br>

Para: licitacao@comusa.rs.gov.br

Enviadas: Quinta-feira, 13 de agosto de 2020 15:30:17
Assunto: Questionamento

Boa tarde,
Gostaria de esclarecimento referente a Qualificagdo Econdmica-financeira:

c) Comprovante de Capital ou Patrimonio Liquido minimo equivalente a 10,0% (dez por cento) do orcamento

da COMUSA, devendo a comprovagao ser feita relativamente ao més de apresentagao da proposta, na forma da
lei;
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Como se da essa comprovacgao?

Aline Pletsch

Gerente Administrativo

(51) 3392.5898 - (51) 99515.2101
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