25/08/2016 Zimbra

Zimbra compras@comusa.rs.gov.br

Re: RES: :: DUVIDAS ::

De : Vanessa Staats <vstaats@comusa.rs.gov.br> Qui, 25 de ago de 2016 11:17
Assunto : Re: RES: :: DUVIDAS :: ##3 anexos

Para : Renato de Carvalho - B&F Dias
<renato.carvalho@bfdias.com.br>

Cc : Setor de Compras <compras@comusa.rs.gov.br>
Bom dia,

Seguem as respostas:
1. Havera a necessidade ou obrigatoriedade de contratacdo de algum tipo de seguro (Item

3 do Termo de Referéncia)?
Ndo serd exigida a comprovag¢do de pagamento de seguros.

2. O pagamento estara vinculado a 30 DDL do recebimento definitivo do material ou a

instalacao do sistema de aeracao na ETE Morada dos Eucaliptos?
Conforme consta no item 6.3 CONDICOES DE PAGAMENTO, o pagamento se dard até 30 dias, apds o
recebimento definitivo do objeto, ou seja, a instala¢cdo do sistema completo.

3. Previsto sistema de aeragao nao fixado na impermeabilizacao?

O sistema de aeracdo devera manter as propriedades impermeabilizantes da Geomembrana, ndo
podendo perfurad-la. Portanto, o sistema devera ficar apenas apoiado sobre o revestimento das
Lagoas.

4. Interligacdo entre soprador e painéis, ja existentes, sob responsabilidade da
contratante?
Sim. Esta interligacdo entre o soprador e os painéis elétricos é de responsabilidade da
CONTRATANTE.

5. Devemos prever algum acesso especial ao fundo da lagoa?

As lagoas (todas revestidas de geomembranas em PEAD) possuem profundidade de 4,50m e,
conforme o item 3, é responsabilidade da contratada fornecer acesso aos tanques, inclusive,
equipamentos como escadas, rampas, andaimes e elevadores.

6. Soprador sera alocado em casa ja construida, sem reserva e sem cabine de isolamento
acustico?

Na Sala dos Sopradores todas as paredes internas e a laje de forro sdo revestidas com painéis de
isolamento acustico, sendo facultativa a cabine acustica.

7. Disposicao do sistema de aeracdo, numero de descidas e difusores nao poderdo sofrer
alteragdes?

O sistema foi projetado para trabalhar com as linhas operando alternadamente. O numero de
difusores ndo deve ser alterado. Estes critérios devem ser mantidos para que se caracterize o
Objeto conforme esta no Termo de Referéncia.

8.Prazo de entrega contara apos a aprovacao dos projetos?
O prazo de entrega serd em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
Entende-se como prazo de entrega, em dias corridos, o tempo necessario para que todos os
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servicos sejam executados e todos os materiais e equipamentos instalados e em possibilidade de
operacdo (item 6.4 do Edital).

9. A montagem do sistema ja esta liberada em campo?
A instalacao do sistema esta liberada.

10. Nichos de concreto para fixagao dos suportes sob responsabilidade da contratante?
Todos os materiais necessarios a instalacdo do sistema serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

11. Deve-se prever deslocamento extra para start-up?

E critério da Participante da licitacdo considerar despesas com materiais, equipamentos, seguros,
transportes, descargas, deslocamentos, franquias, despesas com manutenc¢ao e demais custos
necessarios para a execucdo do objeto contratado. Bem como para realizar comissionamento e
testes finais do sistema.

12. Apds conclusao da montagem dos equipamentos, sera de responsabilidade da
contratada o fornecimento de agua para teste?

Os precos apresentados na Proposta sdo finais, ndo sendo admitidos quaisquer acréscimos ou
acessorios, estando incluidos nos mesmos os respectivos insumos, tributos, contribuicdes, e demais
despesas, custos e encargos, diretos ou indiretos, bem assim todas as despesas e custos com testes
de qualidade, carga, transporte e descarga, seguros, como também os lucros da CONTRATADA.

Os catalogos podem ser enviados por e-mail para diligéncias.

Atenciosamente,

Vanessa Staats

Engenheira Civil - Setor de Projetos

Comusa - Servigos de Agua e Esgoto de Novo Hamburgo
Fone: (51) 3036-1121 - ramal: 1110

Celular: (51) 9185-7176

De: "Renato de Carvalho - B&F Dias" <renato.carvalho@bfdias.com.br>

Para: "Renato de Carvalho - B&F Dias" <renato.carvalho@bfdias.com.br>, vstaats@comusa.rs.gov.br
Enviadas: Quarta-feira, 24 de agosto de 2016 15:01:20

Assunto: RES: :: DUVIDAS ::

Vanessa, mais uma dlvida que eu preciso de esclarecimento.

O termo de referéncia fala que devemos enviar junto da proposta, catalogos do material que vamos
fornecer. No site do pregdo nao tem campo apropriado para isso, vocé consegue me esclarecer se
posso lhe enviar o catalogo aqui por e-mail?

Atenciosamente,

RENATO DE CARVALHO
ANALISTA DE VENDAS
renato.carvalho@bfdias.com.br

Telefone direto: (19) 38B6.9617
Central de atendimento: (19) 2886.9600
www. bfdias.com.br

GEHE Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.
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De: Renato de Carvalho - B&F Dias [mailto: renato.carvalho@bfdias.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 24 de agosto de 2016 13:49

Para: 'vstaats@comusa.rs.gov.br'

Assunto: :: DUVIDAS ::

Vanessa, muito boa tarde!

Tenho algumas dudvidas que preciso de simples esclarecimentos. Sao elas:

1.

N

ounkw

8.
0.
10.
11,
12

Haverda a necessidade ou obrigatoriedade de contratagao de algum tipo de seguro (Item 3 do
Termo de Referéncia)?

O pagamento estara vinculado a 30 DDL do recebimento definitivo do material ou a instalagao
do sistema de aeracdo na ETE Morada dos Eucaliptos?

Previsto sistema de aeracao nao fixado na impermeabilizacao?

Interligacdo entre soprador e painéis, ja existentes, sob responsabilidade da contratante?
Devemos prever algum acesso especial ao fundo da lagoa?

Soprador sera alocado em casa ja construida, sem reserva e sem cabine de isolamento
acustico?

Disposigao do sistema de aeracdo, nimero de descidas e difusores ndo poderdo sofrer
alteragoes?

Prazo de entrega contara apos a aprovagao dos projetos?

A montagem do sistema ja esta liberada em campo?

Nichos de concreto para fixacdao dos suportes sob responsabilidade da contratante?

Deve-se prever deslocamento extra para start-up?

Ap6s conclusdo da montagem dos equipamentos, sera de responsabilidade da contratada o
fornecimento de agua para teste?

Desde ja muito obrigado pelas informagoes.

Atenciosamente,

RENATO DE CARVALHO
AMNALISTA DEVENDAS
renato.carvalho@bfdias.com.br

Telefone direto: (19) 3886.9617
Central de atendimento: (19) 3886.9600
www. bfdias.com.br

EEHE Antes de imprimin pense na sua responsabilidade e compromisso com o meio ambieate.

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivArus e
acredita-se estar livre de perigo.

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivirus e
acredita-se estar livre de perigo.
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